14/8/23, 12:22 Correo de CIENCIA INTERNACIONAL - (sin asunto)

(sin asunto)
4 mensajes

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 10 de agosto de 2023, 16:46

Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>
CC: Patricia Gonzales Carrion <pgonzales@igp.gob.pe>

Buenas Tardes estimado sr. Alam.
me podria cotizar el siguiente repuesto.
Placa del Vehiculo eGP448

Purchase request items

Nombre Confidod  Unit  Supplier Currency Price Notes

#8464 4,00  Unidad usD 2 amortiguadores delanteros FORD E35XL 2 amortiguadores #| T
AMORTIGUADOR posteriores FORD E35XL envio fecha de dltimo servicio de cambio

DELANTERO DE Ultima feche del cambio: 27 de noviembre del 2020 Hora o km

VEHICULO EGP 448 programado para el cambio. tiempo estimado de vida 0fil 2 afios

Nimero de paorte del repuesto : resortes delantero y
amortiguadores en correctivo indicar evento que generd el
correctivo, como tema adicional: CAMBIO POR FALLA MECANICA

por condiciones de carreta

#9433 - RESORTE DE 2,00 Unidad usb 2 resorte de suspencién delantera para van EGP 448 FORD E35XL =W
SUSPENCION PARA envio fecha de dltimo servicio de cambio Ultima fecha del cambio
VEHICULO 27 de noviembre del 2020 Hora o km programado paro el

cambio. tiempo estimado de vida Gtil 2 afics Nimero de parte del
repuesto : resortes delantero y amortiguadores en correctivo
ndicar evento que generé el correctivo, como tema adicional:

CAMBIO POR FALLA MECANICA por condiciones de carreta

Gracias.
L LOGISTICA| Ciencia Internacional
Radio Observatorio de Jicamarca
Telf : 051(1)- 317-2313 Anexo:28
Av. Republica de Panama N° 5768 Int. 4 Urb. San Antonio - Miraflores
Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 10 de agosto de 2023, 16:56

Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

buenas tardes

cotizamos repuestos en stock, soles, validez 3 dias
2 amortiguadores delanteros 720 soles,
precio en soles

incluido IGV

Tenemos 2 juego en stock

NO tenemos resortes para cotizar

SR marcos

Motorama S.A.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=870936a2f3&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-6380162387103139223&simpl=msg-a:r-6353425097 ...
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Av. Grau 444

Lima 13, Peru

Telf. 511 4316997

Centro de Repuestos Especializado Ford

Recordar que no damos garantia en partes eléctricas. Revisar condiciones de venta en nuestra factura.
Ahora puedes revisar tus pedidos en nuestra pagina web www.motorama.com.pe

De: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 04:46 p. m.

Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>
Cc: Patricia Gonzales Carrion <pgonzales@igp.gob.pe>
Asunto:

[Texto citado oculto]

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 14 de agosto de 2023, 11:54
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>

Estimado sr. Alam;
Los amortiguadores delanteros vienen en Par ??
por que el requerimiento es de 4 und,..

a la espera de sus comentarios

[Texto citado oculto]

Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 14 de agosto de 2023, 12:05
Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Los amortiguadores se venden en par
si quiere 4, tiene que comprar 2 pares, costo 1440 soles

saludos

Motorama S.A.

Av. Grau 444

Lima 13, Peru

Telf. 511 4316997

Centro de Repuestos Especializado Ford

Recordar que no damos garantia en partes eléctricas. Revisar condiciones de venta en nuestra factura.
Ahora puedes revisar tus pedidos en nuestra pagina web www.motorama.com.pe

De: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 11:54 a. m.

Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>
Asunto: Re:

[Texto citado oculto]
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