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Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

cotizacion de Filtro de aire
10 mensajes

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 23 de mayo de 2023, 14:44
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>

Muy Buenas Trades;
favor de cotizar lo siguiente.
- 04 und  - Filtro de aire CK 419601-AC, marca Motorcraft
a la espera de su pronta respuesta.

--
LOGISTICA| Ciencia Internacional 

Radio Observatorio de Jicamarca
Telf : 051(1)- 317-2313 Anexo:28

Av. República de Panamá Nº 5768 Int. 4 Urb. San Antonio - Miraflores

Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 23 de mayo de 2023, 14:49
Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Buenas tardes
Por favor enviar numero de serie o placa del vehículo o el código en Motorcraft ya que no podemos
identificar el que envió
Gracias

Motorama S.A.
Av. Grau 444
Lima 13, Perú
Telf. 511 4316997
Centro de Repuestos Especializado Ford
Recordar que no damos garantía en partes eléctricas. Revisar condiciones de venta en nuestra factura. 
Ahora puedes revisar tus pedidos en nuestra página web www.motorama.com.pe

De: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>
Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 02:44 p. m.
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>
Asunto: cotizacion de Filtro de aire
 
[Texto citado oculto]

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 23 de mayo de 2023, 15:30
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>

hola ;
estos son los datos solicitados:
4 FILTROS DE AIRE CK 41 9601 AC MOTORCRAFT P926D -Placa VAN EAA 339
a la espera de sus comentarios.

[Texto citado oculto]

https://www.google.com/maps/search/Av.+Grau+444+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Lima?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Av.+Grau+444+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Lima?entry=gmail&source=g
http://www.motorama.com.pe/
mailto:logistica@cienciainternacional.org
mailto:motoramasa@hotmail.com


5/7/23, 9:51 Correo de CIENCIA INTERNACIONAL - cotizacion de Filtro de aire

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=870936a2f3&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-5417007828911526695&simpl=msg-a:r-1470269056… 2/4

Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 23 de mayo de 2023, 15:44
Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Buenos dias

Cotizamos filtros de aire en stock

Precio unitario 200 soles
validez 3 dias
precio incluido IGV
contra entrega

incluimos medios de pago

Sr Alam

Motorama S.A.
Av. Grau 444
Lima 13, Perú
Telf. 511 4316997
Centro de Repuestos Especializado Ford
Recordar que no damos garantía en partes eléctricas. Revisar condiciones de venta en nuestra factura. 
Ahora puedes revisar tus pedidos en nuestra página web www.motorama.com.pe

De: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>
Enviado: martes, 23 de mayo de 2023 03:30 p. m.
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>
Asunto: Re: cotizacion de Filtro de aire
 
[Texto citado oculto]

BANCA MOVIL -MOTORAMA SA.pdf
421K

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 23 de mayo de 2023, 16:11
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>

por favor me podría enviar la cotización formal.

a la espera de sus comentarios.
[Texto citado oculto]

Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 23 de mayo de 2023, 16:14
Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Buenas tardes

No tenemos cotizaciones formales hace muchos años. Todo se cotiza a traves de este medio
por correo electronico, que tiene la misma validez que cualquier otro documento

saludos
[Texto citado oculto]

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 29 de mayo de 2023, 13:51
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Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>

buenas tardes;
Favor de enviarme los datos de la empresa para generar su orden de compra,:
-número de cuenta
-dirección
-ruc:
a la espera de su pronta respuesta
[Texto citado oculto]

Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 29 de mayo de 2023, 14:35
Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

MOTORAMA S.A.
RUC 20100079683 
av. Grau 444 La Victoria
Adjuntamos medios de pago
Gracias

Motorama S.A.
Av. Grau 444
Lima 13, Perú
Telf. 511 4316997
Centro de Repuestos Especializado Ford
Recordar que no damos garantía en partes eléctricas. Revisar condiciones de venta en nuestra factura. 
Ahora puedes revisar tus pedidos en nuestra página web www.motorama.com.pe

De: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>
Enviado: lunes, 29 de mayo de 2023 01:51 p. m.
[Texto citado oculto]
 
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

AGENTE BCP-MOTORAMA SA.pdf
166K

BANCA MOVIL -MOTORAMA SA.pdf
421K

Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org> 4 de julio de 2023, 17:12
Para: Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com>

Buenas Tardes estimado sr. Alam.
El área usuaria estaba de vacaciones y no se pudo generar la OC porque faltó la aprobación , ya estamos en
proceso de generar la OC pero nos solicitan la cuenta interbancaria.
 

a la espera de tus comentarios.

Sldos
[Texto citado oculto]

Motorama SA Ford <motoramasa@hotmail.com> 4 de julio de 2023, 17:15
Para: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>

Buenas tardes
Adjuntamos informacion
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      MOTORAMA S.A. - RUC 20100079683
      BCP Cuenta Soles Corriente
      Nro. 191-0606878-0-79
      CCI 00219100060687807957
   
Motorama S.A.
Av. Grau 444
Lima 13, Perú
Telf. 511 4316997
Centro de Repuestos Especializado Ford
Recordar que no damos garantía en partes eléctricas. Revisar condiciones de venta en nuestra factura. 
Ahora puedes revisar tus pedidos en nuestra página web www.motorama.com.pe

De: Logistica ROJ <logistica@cienciainternacional.org>
Enviado: martes, 4 de julio de 2023 05:12 p. m.
[Texto citado oculto]
 
[Texto citado oculto]
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